
Licitações EESC <licitacoes@eesc.usp.br>

re ESCLARECIMENTO 01_CONCORRÊNCIA Nº 02/2025/EESC_ CONTRATANTE (UASG) 102117 - EESC-USP
1 mensagem

Licitações EESC <licitacoes@eesc.usp.br> 27 de maio de 2025 às 14:07
Para: rafaelsilva@construtoraalcance.com.br, anandacangussu@construtoraalcance.com.br

Boa tarde

segue resposta do pedido de esclarecimento

att

Patricia
Serviço de Licitações EESC 

---------- Forwarded message ---------
De: Rodrigo Eiji Imaizumi <imaizumi@sc.usp.br>
Date: ter., 27 de mai. de 2025 às 14:05
Subject: Re: ESCLARECIMENTO 01_CONCORRÊNCIA Nº 02/2025/EESC_ CONTRATANTE (UASG) 102117 - EESC-USP
To: Servico de Licitacoes - ATAF <licitacoes@eesc.usp.br>

Boa tarde. Seguem esclarecimentos da projetista a respeito da dúvida.

Boa tarde Rodrigo, tudo bom?

Conforme orçado pelo projetista, o valor referente à mão-de-obra, de R$24.000,00, refere-se a toda mão-de-obra conforme indicado no campo
OBSERVAÇÃO. 
O Preço Unitário de Material apresentado, refere-se ao valor unitário de material orçado para o item, assim como a QUANTIDADE refere-se ao volume ou
metragem quadrada dos materiais do item.
Assim, a composição do PREÇO TOTAL é formada pela seguinte fórmula: (Quantidade x Preço Unit. Material) + Preço unit. Mão de obra.
Reforçamos que o valor apresentado em Preço Total está correto.

Atenciosamente,

Daniele Capella | DIRETORA EXECUTIVA

---------- Forwarded message ---------
De: <rafaelsilva@construtoraalcance.com.br>
Date: ter., 27 de mai. de 2025 às 09:31
Subject: Fwd: ESCLARECIMENTO 01_CONCORRÊNCIA Nº 02/2025/EESC_ CONTRATANTE (UASG) 102117 - EESC-USP
To: <licitacoes@eesc.usp.br>, Ananda Cangussu <anandacangussu@construtoraalcance.com.br>

 

Reficiação do Assunto do E-mail.

-------- Mensagem original --------

Assunto::ESCLARECIMENTO 01_CONCORRÊNCIA Nº 90526/2024/SUPEL/RO
Data:27/05/2025 09:29
De:rafaelsilva@construtoraalcance.com.br

Para::licitacoes@eesc.usp.br, Ananda Cangussu <anandacangussu@construtoraalcance.com.br>

Prezados, bom dia!!

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 02/2025 - EESC_ CONTRATANTE (UASG) 102117 - EESC-USP
OBJETO: : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE ROBÓTICA DA USP (CROB) – ESCOLA DE
ENGENHARIA DE SÃO CARLOS (EESC/USP) – situado NA ÁREA II DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – CAMPUS USP DE SÃO CARLOS/

Solicitamos esclarecimentos para:

1/Serviço de Paisagismo (Terra, Bidim, Brita).

Após análise do documento “CP_Planilha orçamentária_Prédio_R04” foi notado alguns equívocos em relação aos valores unitários do material e da
mão de obra, tanto em relação ao valor apresentando quanto a formulação utilizada pelo órgão, como ilustrado nos recortes abaixo:
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Figura 1 RECORTE DA PLANILHA LICITADA DE SERVIÇO (FORMULAÇÃO)

  
 Figura 2 RECORTE DA PANILHA LICITADA DE SERVIÇO (VALORES)

Questionamos a comissão se o valor unitário adotado está coerente e como devemo seguir com a proposta, uma vez que esse valor unitário
de mão de obra ao nosso entendimento represeta o valor em verba e não em metragem quadrada.

Gentileza confirmar o recebimento.

No aguardo dos devidos esclarecimentos, 

Att 

Razão Social : Alcance Engenharia e Construção Ltda
CNPJ/MF: 20.501.854/0001-69
E-mail oficial: rafaelsilva@construtoraalcance.com.br /rafael_fabio@hotmail.com
Telefone: (33) 3521-6616  Ramal 857 / (31) 98841-7757
Gestor de Licitação : Rafael Fabio Ferreira Silva

--

Rodrigo Eiji Imaizumi
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--

Rodrigo Eiji Imaizumi
Supervisor Técnico de Serviço
Serviço de Manutenção e Obras - EESC
(16) 3373 9275


